BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal,
Documento nido & segunda-via de conta.

Boleto para simples pagamento da nota
fiscal/conta de energia elétrica:  Série: B-U NF: 047.591.415

DADOS DO CLIENTE:
SPE G* EXt wwwrsamn xikickkinkk | kxx

AVENIDA BLUMENAL 0 LO** 08, QUADRA 21 78890-""*
SORRISO

v

&enermsa

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

Rua Vereador Jodo Barbosa Caramuru, 184
Cuiabd/MT - CEP 78010-800

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc, Esl. 13.020.425-0

a www.energisa.com.br §3 @energisa

APRESENTACAOD
07/04/2021

REFERENCIA
ABR/2021

CONSUMO
1102 kWh

Destaque aqul

=)

VENCIMENTO
26/05/2021

BANCO DO BRASIL ] 001-9 00190.00009 03269.636001 28346.254171 2 86320000122748
LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL 26/05/2021
BENEFICIARIO CNPJ | AGENCINGODIGO BENEFICIARIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99
ENDEREGO NDS50 NUMERO
R VEREADOR JOAO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABA / MT - CEP 78010-900 32696360028346254
DATA DO DOCUMENTO N* DOCUMENTO ESPECIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO (=} VALOR DO DOCUMENTO
07/04/2021 000000000-2021-04-3 | DS N 07/04/2021 1.227,48
CARTEIRA ESPECIE QUANTIDADE VALOR {-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
17 R
INSTRUGOES {-) OUTRAS DEDUGOES
0S VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO 50 SERAO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APGS O PAGAMENTO DESTA. () MORAMULTA
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA,| (* OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CNPJCPF
OPE Gk Eressssssasass [ersserssss | 240 18445 +r10001-85
AVENIDA BLUMENAL 0 LO** 08, QUADRA 21 78890-*** SORRISO (AG: 167)
SACADOR/AVALISTA CcOD. DE BAIXA

TOTAL A PAGAR

R$ 1.227,48

Ganhe mais facilidade pagando
com o PIX! Use seu app de
pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o

codigo abaixo:

Quer facilidade?
Abra sua conta Voltz - Energisa

(TR

Ficha ds Compansagéo

a vantagens exclusivas!
Entenda melhor em
contavoltz.com/pix



financeiro@fixurbanismo.com.br

De: matheus.martins@fixurbanismo.com.br

Enviado em: sexta-feira, 30 de abril de 2021 10:44

Para: financeiro@fixurbanismo.com.br

Assunto: ENC: ATESTO DE DESPESAS

Anexos: boleto_4_2021 (1).pdf; boleto_4_2021 (2).pdf; boleto_4_2021.pdf

Bom dia Vanessa,
Favor langar a nota fiscal para pagamento

NF: Abril/21

OBRA: COG6

INSUMO GERAL: 1G1262

INSUMO PLANEJADO: IP1262
CATEGORIA: 1262

DATA PAGAMENTO: R$ 83,33 - 26/05/21
DESCRICAO DESPESA: Energia casa SPE G6

NF: Abril/21

OBRA: COG6

INSUMO GERAL: 1G1262

INSUMO PLANEJADO: IP1262

CATEGORIA: 1262

DATA PAGAMENTO: RS 1227,48 - 26/05/21

DESCRICAO DESPESA: Energia reservatério de dgua Fix/Iparatyh

NF: Abril/21

OBRA: COG6

INSUMO GERAL: IG1262

INSUMO PLANEJADO: IP1262

CATEGORIA: 1262

DATA PAGAMENTO: RS 1418,12 - 26/05/21
DESCRICAO DESPESA: Energia Escritério Fix/Iparatyh

De: financeiro@fixurbanismo.com.br <financeiro@fixurbanismo.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 28 de abril de 2021 16:10

Para: 'Matheus Martins' <matheus.martins@fixurbanismo.com.br>
Assunto: ATESTO DE DESPESAS

Boa tarde Matheus,

Por favor, atestar as despesas em anexo.

Att,,



VANESSA SANTOS Quadra 103 Sul, av. LO 1, Conjunto 4,
ASSISTENTE FINANCEIRO Lote 13-A Plano Diretor Sul
Palmas-TO CER: 77015-028
Contato; (63) 3226-3200/3209 (63) 99996-71255
E-mall: financelro.sped fixurbanismo.com.br

B furbanismo.com.br B rix urbanismo



