MEMORIA DE CALCULO COMPAGAS

ATUALIZADO ATE: 30/12/2019

Divida 124.196.431,04 1GP-M Juros a.m.

Depésito Judic. 49.841.673,41 Més Indice Valor a.m. 1%

Deposito Judic. Valor de Atual. a.m. Juros saldo IGP-M Valor
Autaliz. até 49.841673,41 mar/19 | 722,707 {IGE:M) (1%a.m.) ancsiutos
21/06/2018

Saldo devedor 28.445.410,50 abr/19 729,346 0,919% 27/12/2019 | 30/12/2019 0 0,0000% 28.445.410,50

Taxa de Juros 1% mai/19 [ 732,595 0,445% 27/12/2019 | 30/12/2019 | 4 0,13% 37.927,21

jun/19 738,421 0,795%
jul/19 741,346 0,396%
ago/19 736,402 -0,667% TOTAL 0,0000% 0,13%
set/19 736,362 -0,005% SALDO - 37.927,21
out/19 741,333 0,680%
nov/19 743,558 0,300%
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Banco Itau - Comprovante de Pagamento

tau, 30
TED C — outra titularidade

Identificacéio no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:
Nome: CIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS

Agéncia: 3761 Conta corrente: 00036 - 7

Dados da TED:
Nome do favorecido: PETROLEO BRASILEIRO S A
CPF/CNPJ: 33000167000101
Numero do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agéncia: 3180CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
Conta corrente: 0000003771008
Valor da TED: R$ 28.483.337,72
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Informacgdes fornecidas pelo pagador:

Controle: 157293429000013

TED solicitada em 30/12/2019 as 07:31:47 via Sispag.

Autenticagéo:
2F96F805CF4A979082F3DBODF64B1F95A6B9F2A4

Duvidas, sugestdes e reclamagées: na sua agéncia. Se preferir, ligue para o SAC Itau: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se néo ficar satisfeito com a solugdo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa ltat: 0800 570 0011 (em dias Uteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



02/01/2020 Zimbra

Zimbra marcos.papazoglou@compagas.com.br

Re: Acordo Petrobras X Compagas

De : Cobranca Atividade Fim Qui, 26 de Dez de 2019 11:4
<cobrpetrobras@petrobras.com.br> S
Remetente : Ricardo Santos Nunes 72 anexos

<ricardosnunes@petrobras.com.br>
Assunto : Re: Acordo Petrobras X Compagas

Para : Marcos Papazoglou
<marcos.papazoglou@compagas.com.br>

Cc : Edris Gustavo Mannah
<edris@compagas.com.br>, Ricardo Santos
Nunes <ricardosnunes@petrobras.com.br>

Marcos, bom dia!

Ainda ndo conseguimos identificar o pagamento da 232 parcela, mas, em se confirmando,
segue valores que encontramos para o dia 27/12/2019 e 30/12/2019.

27/12/2019 - R$ 28.454.892,31
30/12/2019 - R$ 28.483.337,72

Se a decisdo da Compagas for pela quitagdo da confissdo de divida em 27/12/2019,
precisarei saber hoje, ainda pela manha, para poder emitir o boleto. Cabe salientar que o
pagamento pode ser realizado por transferéncia bancaria, utilizando os dados abaixo:

Banco do Brasil

Ag. 3180-1

CC. 377100-8

Informar seu CNPJ como codigo identificador

Atenciosamente,
Cobranca Petrobras
cobrpetrobras@petrobras.com.br

Central de Atendimento
Telefone: 0800-728-9001
E-mail: sac@petrobras.com.br

"Marcos Papazoglou" ---26/12/2019 08:59:36---Prezado Ricardo, bom dia! Estamos
efetuando o pagamento da 232 parcela do Acordo hoje.

"Marcos Papazoglou" <marcos.papazoglou@compagas.com.br>
"Cobranca Atividade Fim" <cobrpetrobras@petrobras.com.br>, "Ricardo Santos
Nunes" <ricardosnunes@petrobras.com.br>
"Edris Gustavo Mannah" <edris@compagas.com.br>
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02/01/2020 Zimbra

10 26/12/2019 08:59
Re: Acordo Petrobras X Compagas

Prezado Ricardo, bom dia!
Estamos efetuando o pagamento da 232 parcela do Acordo hoje.
Nossos controle apontam um saldo devedor total de R$ 30.633.519,00 em 26/12/19.

ApOs a quitagao da 232 parcela (R$ 2.587.263,25), o saldo devedor total seria de R$
28.445.410,50.

Atualizando o valor para pagamento em 27/12 e 30/12, os valores seriam:

27/12/19 - R$ 28.457.646,01
30/12/19 - R$ 28.494.363,53

Poderia validar os valores?
Obrigado.

Att.

(
JJJ( COMPAGAS

Marcos Papazoglou
e d
{411 3312-4536

am.b

De: "Cobranca Atividade Fim" <cobrpetrobras@petrobras.com.br>

Para: "Marcos Papazoglou" <marcos.papazoglou@compagas.com.br>

Cc: "Eduardo Buschle" <buschle@compagas.com.br>, cobranca2f@petrobras.com.br,
edris@compagas.com.br, "Ricardo Santos Nunes" <ricardosnunes@petrobras.com.br>,
"Antonio Jose Maciel Monteiro" <antoniomonteiro@petrobras.com.br>

Enviadas: Terga-feira, 17 de dezembro de 2019 17:02:21

Assunto: Re: Acordo Petrobras X Compagas

Marcos, boa tarde!

Seguem valores:

- 26/12/2019 (saldo devedor total) - R$ 28.844.565,26.

- 27/12/2019 (efetuando o pagamento da 232 parcela em 26/12 e liquidando o saldo
devedor em 27/12) — Valor da 232 parcela = R$ 2.587.263,25 / Saldo devedor = R$
26.266.783,81.

- 30/12/2019 (efetuando o pagamento da 232 parcela em 26/12 e liquidando o saldo
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02/01/2020 Zimbra

devedor em 30/12) ) — Valor da 232 parcela = R$ 2.587.263,25 / Saldo devedor = R$
26.295.229,22.

Aproveito e encaminho nota de débito referente a parcela 23 com vencimento para
26/12/2019.

(See attached file: Compagas - Nota de Débito parcela 23 venc 26.12.2019.pdf)

Atenciosamente,
Cobranca Petrobras

cobrpetrobras@petrobras.com.br

Central de Atendimento
Telefone: 0800-728-9001
E-mail: sac@petrobras.com.br

"Marcos Papazoglou" ---16/12/2019 10:28:24---Prezado Ricardo, bom dia! Estamos
finalizando a operacionalizagao para captagao de recursos para li

"Marcos Papazoglou" <marcos.papazoglou@compagas.com.br>
"ricardosnunes" <ricardosnunes@petrobras.com.br>, cobranca2f@petrobras.com.br
"edris@compagas.com.br" <edris@compagas.com.br>, "Eduardo Buschle"
<buschle@compagas.com.br>
16/12/2019 10:28
0 Acordo Petrobras X Compagas

Prezado Ricardo, bom dia!

Estamos finalizando a operacionalizacao para captagao de recursos para liquidacao do
saldo devedor do acordo celebrado entre a Petrobras e a Compagas, antes do
encerramento deste ano.

Para isto, gostariamos que nos informassem os valores para quitagao do saldo devedor
nas trés possiveis datas abaixo:

- 26/12/2019 (saldo devedor total);
- 27/12/2019 (efetuando o pagamento da 232 parcela em 26/12 e liquidando o saldo
devedor em 27/12);

- 30/12/2019 (efetuando o pagamento da 232 parcela em 26/12 e liquidando o saldo
devedor em 30/12).

Qualquer duvida estamos a disposicao.

Obrigado.

Sds.
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